
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - 0 SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Sakarya ARİFİYE Arifiye Anadolu İmam Hatip Lisesi TYT122223 2396 338 28 28

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE TARİH COĞRAFYA FELSEFE DİN KÜL. VE MATEMATİK GEOMETRİ FİZİK KİMYA BİYOLOJİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 23.49 10.07 20.97 2.29 1.55 1.90 2.48 1.07 2.21 2.27 1.27 1.95 2.78 1.30 2.45 4.69 3.25 3.88 0.70 0.51 0.58 1.43 1.33 1.10 1.31 0.83 1.11 0.72 1.08 0.45 42.17 22.26 36.60 221.895
Okul Ortalaması 21.04 10.14 18.50 1.71 1.68 1.29 2.79 1.04 2.53 1.89 1.00 1.64 3.21 1.00 2.96 2.25 1.39 1.90 0.04 0.11 0.01 0.07 0.14 0.04 0.04 0.11 0.01 0.00 0.11 -0.03 33.04 16.71 28.86 196.073

1 0 - KADİR YAZICI 0 / 0 33 3 32.25 2 2 1.50 2 1 1.75 5 0 5.00 5 0 5.00 11 3 10.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 58.00 9.00 55.75 285.300 317 74 1 1
2 2092 - AYŞE ALBAYRAK 12 / 0 33 4 32.00 5 0 5.00 2 3 1.25 3 2 2.50 4 1 3.75 4 1 3.75 0 1 -0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 51.00 12.00 48.00 259.650 567 122 2 2
3 2021 - AYŞENUR AKSOY 12 / A 31 6 29.50 3 2 2.50 4 0 4.00 2 1 1.75 3 1 2.75 2 1 1.75 0 0 0.00 0 0 0.00 1 0 1.00 0 0 0.00 46.00 11.00 43.25 243.925 767 151 3 3
4 2096 - BERFİN ÖZMEN 12 / 0 27 8 25.00 2 2 1.50 3 1 2.75 3 2 2.50 2 3 1.25 5 3 4.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 1 -0.25 42.00 20.00 37.00 222.875 1150 196 4 4
5 2072 - AYŞEN YILDIZ 12 / 0 26 4 25.00 2 1 1.75 2 1 1.75 3 2 2.50 5 0 5.00 1 1 0.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 39.00 9.00 36.75 222.375 1159 197 5 5
6 2006 - MELEKNUR AKYILDIZ 12 / 0 24 7 22.25 2 2 1.50 4 0 4.00 2 0 2.00 4 1 3.75 3 0 3.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 39.00 10.00 36.50 221.575 1171 200 6 6
7 0 - YEMEN SELVİ 12 / 0 28 12 25.00 2 3 1.25 3 1 2.75 4 1 3.75 4 1 3.75 1 9 -1.25 0 1 -0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 42.00 28.00 35.00 216.650 1255 214 7 7
8 2014 - BEHİCE Ş KESGİN 12 / 0 24 10 21.50 1 1 0.75 4 1 3.75 1 0 1.00 3 0 3.00 5 1 4.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 38.00 13.00 34.75 215.525 1278 215 8 8
9 0 - HİLAL TAY 12 / A 23 8 21.00 1 0 1.00 2 0 2.00 2 0 2.00 3 0 3.00 6 2 5.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 37.00 10.00 34.50 214.650 1302 217 9 9

10 0 - SUDENUR HAYMANA 12 / 0 24 12 21.00 2 2 1.50 5 0 5.00 0 0 0.00 4 1 3.75 2 0 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 37.00 15.00 33.25 210.750 1365 225 10 10
11 0 - NİSANUR KIRCI 12 / 0 22 12 19.00 2 3 1.25 5 0 5.00 2 2 1.50 4 1 3.75 1 0 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 36.00 18.00 31.50 205.100 1471 241 11 11
12 2093 - ABDULLAH ÖZYOLCU 12 / 0 21 7 19.25 1 1 0.75 2 2 1.50 2 2 1.50 3 2 2.50 6 1 5.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 35.00 15.00 31.25 203.750 1494 243 12 12
13 0 - PINAR SÖYLEMEZ 12 / 0 23 10 20.50 2 1 1.75 3 0 3.00 3 2 2.50 3 2 2.50 1 0 1.00 0 0 0.00 0 1 -0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 35.00 16.00 31.00 203.250 1505 245 13 13
14 2029 - MİHRİBAN ADIYAMAN 12 / 0 26 13 22.75 2 2 1.50 4 0 4.00 1 0 1.00 2 2 1.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 35.00 17.00 30.75 202.275 1530 247 14 14
15 0 - SUDE NUR BUDAK 12 / 0 27 10 24.50 3 2 2.50 2 2 1.50 2 3 1.25 2 3 1.25 0 1 -0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 36.00 21.00 30.75 202.125 1531 248 15 15
16 0 - SENEM ÖZYOLCU 12 / 0 22 10 19.50 3 1 2.75 2 1 1.75 3 2 2.50 4 1 3.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 34.00 15.00 30.25 200.900 1546 251 16 16
17 2002 - ZEYNEP SÖNMEZ 0 / 0 15 10 12.50 2 2 1.50 5 0 5.00 2 1 1.75 3 0 3.00 1 1 0.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 28.00 14.00 24.50 181.975 1821 290 17 17
18 0 - MAHMUTBE KTAŞOĞLU 12 / 0 19 16 15.00 1 4 0.00 1 3 0.25 0 0 0.00 3 0 3.00 6 1 5.75 0 0 0.00 1 1 0.75 0 2 -0.50 0 1 -0.25 31.00 28.00 24.00 179.525 1845 292 18 18
19 0 - ZEYNEP AKTAŞ 0 / 0 18 15 14.25 1 3 0.25 2 2 1.50 3 2 2.50 3 1 2.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 27.00 23.00 21.25 170.825 1941 300 19 19
20 0 - SILA ÖZTÜRK 12 / 0 15 15 11.25 2 2 1.50 4 0 4.00 0 0 0.00 3 2 2.50 2 1 1.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 26.00 20.00 21.00 170.100 1948 302 20 20
21 2040 - MERYEM AYDIN 12 / 0 11 11 8.25 2 2 1.50 3 1 2.75 3 2 2.50 3 2 2.50 4 4 3.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 26.00 22.00 20.50 168.575 1966 304 21 21
22 2007 - MERVE ADIGÜZEL 12 / 0 14 16 10.00 2 2 1.50 3 0 3.00 0 0 0.00 5 0 5.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 24.00 18.00 19.50 165.300 1996 308 22 22
23 0 - İREM KILINÇ 12 / 0 16 13 12.75 0 2 -0.50 2 2 1.50 3 0 3.00 3 1 2.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 24.00 18.00 19.50 165.025 1998 309 23 23
24 0 - EBRAR ATMACA 12 / 0 13 11 10.25 3 1 2.75 2 2 1.50 0 0 0.00 4 0 4.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 22.00 14.00 18.50 161.875 2035 316 24 24
25 0 - GÖZDE VLAK 12 / 0 19 9 16.75 0 0 0.00 0 2 -0.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 19.00 11.00 16.25 153.575 2091 323 25 25
26 2097 - SEMRA YAYLA 12 / 0 14 14 10.50 0 0 0.00 2 2 1.50 0 0 0.00 3 0 3.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 19.00 16.00 15.00 149.950 2112 327 26 26
27 0 - EMRE HATİPOĞL 0 / 0 11 11 8.25 0 3 -0.75 4 0 4.00 3 2 2.50 3 2 2.50 0 6 -1.50 0 0 0.00 0 1 -0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 21.00 25.00 14.75 149.475 2113 328 27 27
28 2030 - KEVSER BALIKÇI 12 / A 10 7 8.25 0 1 -0.25 1 2 0.50 1 2 0.50 2 1 1.75 2 3 1.25 1 1 0.75 1 1 0.75 0 1 -0.25 0 1 -0.25 18.00 20.00 13.00 143.175 2149 329 28 28


