
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SAKARYA ARİFİYE ARİFİYE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 4K TYT KURUMSAL DENEME SINAVI 1-44202401 31 31 662 25074

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,98 9,52 23,60 1,40 2,35 0,81 1,93 1,70 1,51 2,17 1,52 1,79 3,60 0,61 3,44 0,01 0,01 0,01 16,59 4,18 15,54 1,94 1,46 1,58 2,12 0,96 1,88 1,49 0,85 1,28 57,23 23,16 51,44 292,830

Okul Ortalaması 19,97 12,39 16,87 1,32 1,84 0,86 1,71 2,10 1,19 1,39 1,29 1,06 3,19 0,84 2,98 0,00 0,00 0,00 3,90 2,61 3,25 0,03 0,23 -0,02 0,10 0,26 0,03 0,06 0,10 0,04 31,67 21,66 26,26 209,800

KATILIMLAR

1 0 AYŞE ALBAYRAK 12A 34 4 33,00 3 2 2,50 0 3 -0,75 4 1 3,75 5 0 5,00 9 3 8,25 1 0 1,00 56 13 52,75 297,055 11617

2 0 SUDENUR HAYMANA 12B 33 5 31,75 5 0 5,00 5 0 5,00 3 1 2,75 4 1 3,75 50 7 48,25 283,588 13188

3 0 YEMEN SELVİ 12A 29 11 26,25 2 2 1,50 2 2 1,50 2 3 1,25 5 0 5,00 11 8 9,00 0 1 -0,25 51 27 44,25 272,213 14616

4 2030 KEVSER BALIKÇI 12A 29 11 26,25 3 2 2,50 1 4 0,00 5 0 5,00 2 3 1,25 9 4 8,00 49 24 43,00 268,448 15087

5 2053 MAHMUTBEKTAŞOĞL 12C 25 6 23,50 5 0 5,00 5 0 5,00 2 0 2,00 4 0 4,00 3 0 3,00 44 6 42,50 267,295 15221

6 0 AYŞEN YILDIZ 12A 26 8 24,00 2 2 1,50 2 2 1,50 4 0 4,00 4 1 3,75 9 5 7,75 47 18 42,50 267,230 15232

7 2021 AYŞENUR AKSOY 12A 32 8 30,00 1 4 0,00 3 1 2,75 1 1 0,75 5 0 5,00 4 0 4,00 46 14 42,50 266,450 15327

8 0 SUDE NUR BUDAK 12A 31 7 29,25 0 5 -1,25 2 2 1,50 1 3 0,25 5 0 5,00 7 6 5,50 46 23 40,25 259,753 16183

9 2005 NİSANUR KIRCI 12B 29 5 27,75 1 2 0,50 1 3 0,25 0 2 -0,50 2 1 1,75 4 1 3,75 37 14 33,50 239,563 18726

10 2093 ABDULLAHÖZYOLCU 12C 19 14 15,50 0 1 -0,25 2 0 2,00 3 1 2,75 4 1 3,75 9 1 8,75 37 18 32,50 238,135 18879

11 2096 BERFİN ÖZMEN 12A 21 19 16,25 3 0 3,00 1 3 0,25 3 1 2,75 4 1 3,75 7 5 5,75 0 1 -0,25 39 30 31,50 235,008 19227

12 2014 BEHİCE ŞEHBAL K 12B 21 15 17,25 1 1 0,75 3 1 2,75 0 1 -0,25 4 0 4,00 6 2 5,50 35 20 30,00 230,358 19741

13 2071 PINAR SÖYLEMEZ 12A 20 10 17,50 1 1 0,75 2 1 1,75 1 2 0,50 4 0 4,00 4 2 3,50 32 16 28,00 224,285 20374

14 2009 HİLAL TAY 12A 18 7 16,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 4 0 4,00 7 5 5,75 29 14 25,50 216,898 21089

15 2051 YUSUF AĞSAKALLI 12C 23 7 21,25 3 2 2,50 2 1 1,75 28 10 25,50 216,248 21164

16 2013 SILA ÖZTÜRK 12B 18 14 14,50 1 3 0,25 3 2 2,50 1 2 0,50 4 1 3,75 4 2 3,50 31 24 25,00 215,615 21220

17 0 EMRE HATİPOĞLU 12C 16 7 14,25 5 0 5,00 4 1 3,75 1 2 0,50 0 3 -0,75 2 1 1,75 28 14 24,50 214,138 21350

18 0 SENEM ÖZYOLCU 12B 21 14 17,50 2 3 1,25 0 2 -0,50 1 3 0,25 5 0 5,00 1 1 0,75 30 23 24,25 212,960 21465

19 2029 MİHRİBANADI *MA 12A 18 7 16,25 1 3 0,25 1 2 0,50 1 2 0,50 3 1 2,75 3 1 2,75 27 16 23,00 209,348 21788

20 2046 YAVUZ S YILMAZ 12C 19 15 15,25 2 0 2,00 5 0 5,00 1 3 0,25 27 18 22,50 207,968 21887

21 2091 EBRAR ATMACA 12A 18 17 13,75 1 4 0,00 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 0 2 -0,50 29 28 22,00 206,653 22005

22 2097 SEMRA YAYLA 12A 17 13 13,75 0 3 -0,75 2 1 1,75 5 2 4,50 24 19 19,25 198,348 22614

23 0 ZEYNEP SÖNMEZ 12A 16 19 11,25 1 3 0,25 2 3 1,25 3 1 2,75 3 1 2,75 0 1 -0,25 25 28 18,00 194,898 22840

24 2094 İREM KILINÇ 12A 18 15 14,25 0 2 -0,50 0 5 -1,25 3 1 2,75 2 2 1,50 2 3 1,25 25 28 18,00 194,508 22858

25 2007 MERVE ADIGÜZEL 12B 15 15 11,25 1 4 0,00 1 4 0,00 0 1 -0,25 4 1 3,75 1 0 1,00 0 2 -0,50 22 27 15,25 186,573 23345

26 0 ZEYNEPAKTAŞ 15 16 11,00 0 3 -0,75 1 3 0,25 1 3 0,25 2 1 1,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 20 27 13,25 180,615 23632

27 2040 MERYEM AYDIN 12A 9 15 5,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 2 0 2,00 4 4 3,00 1 0 1,00 16 21 10,75 173,823 23891

28 2055 M SAİT KEREKLİ 12C 7 12 4,00 0 2 -0,50 2 2 1,50 0 2 -0,50 3 1 2,75 1 1 0,75 13 20 8,00 165,640 24180

29 0 GÖZDE KAVLAK 12A 9 16 5,00 2 3 1,25 0 1 -0,25 1 3 0,25 12 23 6,25 160,225 24312
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SAKARYA ARİFİYE ARİFİYE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 4K TYT KURUMSAL DENEME SINAVI 1-44202401 31 31 662 25074

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,98 9,52 23,60 1,40 2,35 0,81 1,93 1,70 1,51 2,17 1,52 1,79 3,60 0,61 3,44 0,01 0,01 0,01 16,59 4,18 15,54 1,94 1,46 1,58 2,12 0,96 1,88 1,49 0,85 1,28 57,23 23,16 51,44 292,830

Okul Ortalaması 19,97 12,39 16,87 1,32 1,84 0,86 1,71 2,10 1,19 1,39 1,29 1,06 3,19 0,84 2,98 0,00 0,00 0,00 3,90 2,61 3,25 0,03 0,23 -0,02 0,10 0,26 0,03 0,06 0,10 0,04 31,67 21,66 26,26 209,800

KATILIMLAR

30 0 VİĞİTCAN 6 23 0,25 2 3 1,25 0 5 -1,25 1 2 0,50 3 2 2,50 1 8 -1,00 1 6 -0,50 1 4 0,00 1 3 0,25 16 56 2,00

31 2006 MELEK AKYILDIZ 12B 7 29 -0,25 0 4 -1,00 1 2 0,50 1 2 0,50 2 3 1,25 0 5 -1,25 11 45 -0,25
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SINAV SONUÇ BELGESİ 4K TYT KURUMSAL DENEME SINAVI 1-44202401

SAKARYA / ARİFİYE / ARİFİYE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
VİĞİTCAN 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 2 31 31 662 25074

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 6 23 0,25 1 5,62 16,87 23,60

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 0,25 0,86 0,81

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 -0,50 1,19 1,51

Felsefe 5 1 2 0,50 10 0,38 1,06 1,79

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,12 2,98 3,44

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 12 3,00 15 2,25 6,10 7,57

Matematik-1 40 1 8 -1,00 -3 -0,50 3,25 15,54

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 -0,38 -0,02 1,58

Kimya 7 1 4 0,00 0 0,50 0,03 1,88

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,12 0,04 1,28

TYT Fen 20 3 13 -0,25 -1 0,25 0,05 4,74

Toplam: 120 16 56 2,00 2 7,62 26,27 51,41

TYT Türkçe bEa c ECe* Ee b bEcbc  Ee deba eadeb e a

Cevap Anahtarı B CEBBDCECDAEECACBDEEADECEBBEDCEDAECDCDCBE

TYT Sosyal EbeDbbedecAa  ddEDaE     

Cevap Anahtarı B EEBDECBADAABBDCEEDEEEEDAA

TYT Matematik abDeacdce                               

Cevap Anahtarı B BCDCBBBDDDBDBAADBACCCCACECDECDADCEABCCBD

TYT Fen acceAbce a bDb daC a

Cevap Anahtarı B BBDBADECABBEDDBEDCAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 5 0 4 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 0 5 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 0 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 0 5 0
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0
Dünyada Su Kaynakları 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 1 0
Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 0 2 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 2 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 2 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 2 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Işığın Yansıması 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4K TYT KURUMSAL DENEME SINAVI 1-44202401

SAKARYA / ARİFİYE / ARİFİYE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEPAKTAŞ 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
180,615 292,830 1 26 26 645 23632

Puanı Hesaplanan: 29 29 655 24790

Katılımlar: 2 31 31 662 25074

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 16 11,00 28 5,62 16,87 23,60

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 0,25 0,86 0,81

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 -0,50 1,19 1,51

Felsefe 5 1 3 0,25 5 0,38 1,06 1,79

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,12 2,98 3,44

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 4 10 1,50 8 2,25 6,10 7,57

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 -0,38 -0,02 1,58

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,50 0,03 1,88

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,12 0,04 1,28

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 0,25 0,05 4,74

Toplam: 120 20 27 13,25 11 7,62 26,27 51,41

TYT Türkçe CEacDb  DAc aeda bbAcbCEdBEDCEDeceD     

Cevap Anahtarı B CEBBDCECDAEECACBDEEADECEBBEDCEDAECDCDCBE

TYT Sosyal   cecea DbAde daED       

Cevap Anahtarı B EEBDECBADAABBDCEEDEEEEDAA

TYT Fen  a      A           

Cevap Anahtarı B BBDBADECABBEDDBEDCAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 5 2 3 40
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 1 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 2 2 29
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0
Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 1 0
Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Işığın Yansıması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0
Hayvanlar 1 0 0 0
Hücre Bölünmesinin Kontrolü ve Kanser 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Nükleik Asitler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4K TYT KURUMSAL DENEME SINAVI 1-44202401

SAKARYA / ARİFİYE / ARİFİYE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE ALBAYRAK 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
297,055 292,830 1 1 1 448 11617

Puanı Hesaplanan: 29 29 655 24790

Katılımlar: 16 31 31 662 25074

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 4 33,00 83 18,64 16,87 23,60

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 0,64 0,86 0,81

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 0,66 1,19 1,51

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,70 1,06 1,79

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,20 2,98 3,44

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 6,20 6,10 7,57

Matematik-1 40 9 3 8,25 21 4,28 3,25 15,54

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,00 -0,02 1,58

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,03 0,03 1,88

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,06 0,04 1,28

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 0,09 0,05 4,74

Toplam: 120 56 13 52,75 44 29,22 26,27 51,41

TYT Türkçe BBCEeDDE Ee AEDECBDEEAECEDBBcDCEACCDBaDC

Cevap Anahtarı A BBCECDDECECAAEDECBDEEAECEDBBEDCEACCDBEDC

TYT Sosyal BedEE de bBDABbEDEEE     

Cevap Anahtarı A BDEEECABADBDABCEDEEEDAAEE

TYT Matematik DB B  B  bc  D  C    b C   CE           

Cevap Anahtarı A DBCBBCBDBDDAADBACDBCACCCDCECEDAEADCCBCDB

TYT Fen        A            

Cevap Anahtarı A BBBDDAEACDDBBEEDBECA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 6 1 86
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0
Dünyada Su Kaynakları 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0
Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 2 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 2 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 2 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Işığın Yansıması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4K TYT KURUMSAL DENEME SINAVI 1-44202401

SAKARYA / ARİFİYE / ARİFİYE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞEN YILDIZ 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
267,230 292,830 4 6 6 549 15232

Puanı Hesaplanan: 29 29 655 24790

Katılımlar: 16 31 31 662 25074

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 8 24,00 60 18,64 16,87 23,60

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 0,64 0,86 0,81

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,66 1,19 1,51

Felsefe 5 4 0 4,00 80 1,70 1,06 1,79

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,20 2,98 3,44

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 6,20 6,10 7,57

Matematik-1 40 9 5 7,75 19 4,28 3,25 15,54

Toplam: 120 47 18 42,50 35 29,22 26,27 51,41

TYT Türkçe BBC Ccc    dAEDECBDEEAECEDBecDeEeCC BEcC

Cevap Anahtarı A BBCECDDECECAAEDECBDEEAECEDBBEDCEACCDBEDC

TYT Sosyal BeEd C ebDB ABCEDaEE     

Cevap Anahtarı A BDEEECABADBDABCEDEEEDAAEE

TYT Matematik DB B C D cc  DdbC    C      d A         

Cevap Anahtarı A DBCBBCBDBDDAADBACDBCACCCDCECEDAEADCCBCDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 2 3 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 6 1 86
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100
Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 1 0
Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 1 0
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 2 1 0 50
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 2 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 2 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4K TYT KURUMSAL DENEME SINAVI 1-44202401

SAKARYA / ARİFİYE / ARİFİYE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞENUR AKSOY 2021 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
266,450 292,830 5 7 7 550 15327

Puanı Hesaplanan: 29 29 655 24790

Katılımlar: 16 31 31 662 25074

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 18,64 16,87 23,60

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 0,64 0,86 0,81

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 0,66 1,19 1,51

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,70 1,06 1,79

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,20 2,98 3,44

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 6,20 6,10 7,57

Matematik-1 40 4 0 4,00 10 4,28 3,25 15,54

Toplam: 120 46 14 42,50 35 29,22 26,27 51,41

TYT Türkçe BBCECDDECabAAEcECBcEEAECEcBBEDCEcCCDBaDd

Cevap Anahtarı A BBCECDDECECAAEDECBDEEAECEDBBEDCEACCDBEDC

TYT Sosyal Bedccb BAD  A dEDEEE     

Cevap Anahtarı A BDEEECABADBDABCEDEEEDAAEE

TYT Matematik    B      D  D                A         

Cevap Anahtarı A DBCBBCBDBDDAADBACDBCACCCDCECEDAEADCCBCDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 6 1 86
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0
Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 2 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 2 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 2 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4K TYT KURUMSAL DENEME SINAVI 1-44202401

SAKARYA / ARİFİYE / ARİFİYE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERFİN ÖZMEN 2096 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
235,008 292,830 7 11 11 600 19227

Puanı Hesaplanan: 29 29 655 24790

Katılımlar: 16 31 31 662 25074

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 19 16,25 41 18,64 16,87 23,60

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 0,64 0,86 0,81

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,66 1,19 1,51

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,70 1,06 1,79

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,20 2,98 3,44

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 6,20 6,10 7,57

Matematik-1 40 7 5 5,75 14 4,28 3,25 15,54

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,00 -0,02 1,58

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,03 0,03 1,88

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,06 0,04 1,28

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,09 0,05 4,74

Toplam: 120 39 30 31,50 26 29,22 26,27 51,41

TYT Türkçe BBCECDcdCbeAAbcbCBDEaAEaEadeEDCcebCceaDa

Cevap Anahtarı A BBCECDDECECAAEDECBDEEAECEDBBEDCEACCDBEDC

TYT Sosyal B EE edB eBDAd EDEEb     

Cevap Anahtarı A BDEEECABADBDABCEDEEEDAAEE

TYT Matematik e  B e   a  b   C  Cd C    C DA         

Cevap Anahtarı A DBCBBCBDBDDAADBACDBCACCCDCECEDAEADCCBCDB

TYT Fen        c            

Cevap Anahtarı A BBBDDAEACDDBBEEDBECA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Özne ve Yüklem 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 2 3 40
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 2 4 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 4 3 57
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0
Dünyada Su Kaynakları 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0
Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 2 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 2 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 1 1 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 2 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Işığın Yansıması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4K TYT KURUMSAL DENEME SINAVI 1-44202401

SAKARYA / ARİFİYE / ARİFİYE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EBRAR ATMACA 2091 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
206,653 292,830 11 21 21 634 22005

Puanı Hesaplanan: 29 29 655 24790

Katılımlar: 16 31 31 662 25074

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 17 13,75 34 18,64 16,87 23,60

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 0,64 0,86 0,81

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,66 1,19 1,51

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,70 1,06 1,79

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,20 2,98 3,44

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44 6,20 6,10 7,57

Matematik-1 40 0 2 -0,50 -1 4,28 3,25 15,54

Toplam: 120 29 28 22,00 18 29,22 26,27 51,41

TYT Türkçe CEBBaC  DAd beCabEbADbaEBBEcb Dcb ceeCcE

Cevap Anahtarı B CEBBDCECDAEECACBDEEADECEBBEDCEDAECDCDCBE

TYT Sosyal bEdacbeADbAdBDCEEDcE     

Cevap Anahtarı B EEBDECBADAABBDCEEDEEEEDAA

TYT Matematik            b  b                         

Cevap Anahtarı B BCDCBBBDDDBDBAADBACCCCACECDECDADCEABCCBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 1 4 20
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 3 2 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 3 3 43
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0
Dünyada Su Kaynakları 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 1 0
Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 2 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Bölme Kuralları 2 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 2 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4K TYT KURUMSAL DENEME SINAVI 1-44202401

SAKARYA / ARİFİYE / ARİFİYE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÖZDE KAVLAK 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
160,225 292,830 16 29 29 651 24312

Puanı Hesaplanan: 29 29 655 24790

Katılımlar: 16 31 31 662 25074

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 16 5,00 13 18,64 16,87 23,60

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 0,64 0,86 0,81

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,66 1,19 1,51

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 1,70 1,06 1,79

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,20 2,98 3,44

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 2 4 1,00 5 6,20 6,10 7,57

Matematik-1 40 1 3 0,25 1 4,28 3,25 15,54

Toplam: 120 12 23 6,25 5 29,22 26,27 51,41

TYT Türkçe ddBc C  cAa eeCa cbAabCdeB b EDe        

Cevap Anahtarı B CEBBDCECDAEECACBDEEADECEBBEDCEDAECDCDCBE

TYT Sosyal      CdecAe              

Cevap Anahtarı B EEBDECBADAABBDCEEDEEEEDAA

TYT Matematik            b     e        D e           

Cevap Anahtarı B BCDCBBBDDDBDBAADBACCCCACECDECDADCEABCCBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 5 0 4 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 3 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 1 0 14
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100
Dünyada Su Kaynakları 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 2 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Bölme Kuralları 2 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 2 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4K TYT KURUMSAL DENEME SINAVI 1-44202401

SAKARYA / ARİFİYE / ARİFİYE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HİLAL TAY 2009 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
216,898 292,830 9 14 14 618 21089

Puanı Hesaplanan: 29 29 655 24790

Katılımlar: 16 31 31 662 25074

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 7 16,25 41 18,64 16,87 23,60

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 0,64 0,86 0,81

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,66 1,19 1,51

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 1,70 1,06 1,79

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,20 2,98 3,44

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 4 2 3,50 18 6,20 6,10 7,57

Matematik-1 40 7 5 5,75 14 4,28 3,25 15,54

Toplam: 120 29 14 25,50 21 29,22 26,27 51,41

TYT Türkçe BB ECb     eed EC DEEAECE dBEDe b  DB   

Cevap Anahtarı A BBCECDDECECAAEDECBDEEAECEDBBEDCEACCDBEDC

TYT Sosyal          cd    EDEE      

Cevap Anahtarı A BDEEECABADBDABCEDEEEDAAEE

TYT Matematik    B  B  c   b AC c dCC    Cd           

Cevap Anahtarı A DBCBBCBDBDDAADBACDBCACCCDCECEDAEADCCBCDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 2 2 40
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 1 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 2 0 29
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0
Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0
Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 2 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Bölme Kuralları 2 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 2 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4K TYT KURUMSAL DENEME SINAVI 1-44202401

SAKARYA / ARİFİYE / ARİFİYE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM KILINÇ 2094 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
194,508 292,830 14 24 24 642 22858

Puanı Hesaplanan: 29 29 655 24790

Katılımlar: 16 31 31 662 25074

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 15 14,25 36 18,64 16,87 23,60

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 0,64 0,86 0,81

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 0,66 1,19 1,51

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,70 1,06 1,79

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,20 2,98 3,44

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 10 2,50 13 6,20 6,10 7,57

Matematik-1 40 2 3 1,25 3 4,28 3,25 15,54

Toplam: 120 25 28 18,00 15 29,22 26,27 51,41

TYT Türkçe CbBcDC  DA  e CBaEEAebaEBeE Cbcd CDbDbea

Cevap Anahtarı B CEBBDCECDAEECACBDEEADECEBBEDCEDAECDCDCBE

TYT Sosyal c d  dddcbAeB CdEeE      

Cevap Anahtarı B EEBDECBADAABBDCEEDEEEEDAA

TYT Matematik d    d a                     DA         

Cevap Anahtarı B BCDCBBBDDDBDBAADBACCCCACECDECDADCEABCCBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 5 3 1 60
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 2 4 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 3 3 43
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0
Dünyada Su Kaynakları 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 1 0
Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 2 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 2 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 2 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4K TYT KURUMSAL DENEME SINAVI 1-44202401

SAKARYA / ARİFİYE / ARİFİYE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEVSER BALIKÇI 2030 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
268,448 292,830 3 4 4 546 15087

Puanı Hesaplanan: 29 29 655 24790

Katılımlar: 16 31 31 662 25074

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 18,64 16,87 23,60

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 0,64 0,86 0,81

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,66 1,19 1,51

Felsefe 5 5 0 5,00 100 1,70 1,06 1,79

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,20 2,98 3,44

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44 6,20 6,10 7,57

Matematik-1 40 9 4 8,00 20 4,28 3,25 15,54

Toplam: 120 49 24 43,00 36 29,22 26,27 51,41

TYT Türkçe CEBBDbdCDAEEeeCBDEdADECEBBEDbbDbECeCceBE

Cevap Anahtarı B CEBBDCECDAEECACBDEEADECEBBEDCEDAECDCDCBE

TYT Sosyal EcBaECedebABBDCaEbEc     

Cevap Anahtarı B EEBDECBADAABBDCEEDEEEEDAA

TYT Matematik  aDCBB Dc BD  A  Adb                    

Cevap Anahtarı B BCDCBBBDDDBDBAADBACCCCACECDECDADCEABCCBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 3 2 60
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 2 4 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 6 1 86
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100
Dünyada Su Kaynakları 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 1 0
Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 2 1 0 50
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 2 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 2 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4K TYT KURUMSAL DENEME SINAVI 1-44202401

SAKARYA / ARİFİYE / ARİFİYE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERYEM AYDIN 2040 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
173,823 292,830 15 27 27 646 23891

Puanı Hesaplanan: 29 29 655 24790

Katılımlar: 16 31 31 662 25074

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 15 5,25 13 18,64 16,87 23,60

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 0,64 0,86 0,81

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,66 1,19 1,51

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 1,70 1,06 1,79

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 3,20 2,98 3,44

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 2 2 1,50 8 6,20 6,10 7,57

Matematik-1 40 4 4 3,00 8 4,28 3,25 15,54

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,00 -0,02 1,58

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,03 0,03 1,88

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,06 0,04 1,28

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 0,09 0,05 4,74

Toplam: 120 16 21 10,75 9 29,22 26,27 51,41

TYT Türkçe BBCc     dbcAEabC eac Ed  dBdDe c  b    

Cevap Anahtarı A BBCECDDECECAAEDECBDEEAECEDBBEDCEACCDBEDC

TYT Sosyal e         d     DE       

Cevap Anahtarı A BDEEECABADBDABCEDEEEDAAEE

TYT Matematik D        D  AD d          dec           

Cevap Anahtarı A DBCBBCBDBDDAADBACDBCACCCDCECEDAEADCCBCDB

TYT Fen                    A

Cevap Anahtarı A BBBDDAEACDDBBEEDBECA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 5 0 4 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 1 3 17
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 1 0 14
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0
Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0
Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 2 1 0 50
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 2 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 2 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Işığın Yansıması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4K TYT KURUMSAL DENEME SINAVI 1-44202401

SAKARYA / ARİFİYE / ARİFİYE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MİHRİBANADI *MA 2029 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
209,348 292,830 10 19 19 629 21788

Puanı Hesaplanan: 29 29 655 24790

Katılımlar: 16 31 31 662 25074

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 7 16,25 41 18,64 16,87 23,60

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 0,64 0,86 0,81

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,66 1,19 1,51

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,70 1,06 1,79

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,20 2,98 3,44

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 8 4,00 20 6,20 6,10 7,57

Matematik-1 40 3 1 2,75 7 4,28 3,25 15,54

Toplam: 120 27 16 23,00 19 29,22 26,27 51,41

TYT Türkçe BBCECDD  EbbAEDaCa acAEC    ED  A   e   

Cevap Anahtarı A BBCECDDECECAAEDECBDEEAECEDBBEDCEACCDBEDC

TYT Sosyal c aEcd B edD d EbEE      

Cevap Anahtarı A BDEEECABADBDABCEDEEEDAAEE

TYT Matematik eB          AD                          

Cevap Anahtarı A DBCBBCBDBDDAADBACDBCACCCDCECEDAEADCCBCDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 5 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 3 0 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 1 0 14
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0
Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0
Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 2 1 0 50
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 2 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 2 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4K TYT KURUMSAL DENEME SINAVI 1-44202401

SAKARYA / ARİFİYE / ARİFİYE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
PINAR SÖYLEMEZ 2071 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
224,285 292,830 8 13 13 613 20374

Puanı Hesaplanan: 29 29 655 24790

Katılımlar: 16 31 31 662 25074

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 10 17,50 44 18,64 16,87 23,60

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 0,64 0,86 0,81

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 0,66 1,19 1,51

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,70 1,06 1,79

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,20 2,98 3,44

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 4 7,00 35 6,20 6,10 7,57

Matematik-1 40 4 2 3,50 9 4,28 3,25 15,54

Toplam: 120 32 16 28,00 23 29,22 26,27 51,41

TYT Türkçe CEBB a  eA Ee CdDbaA ECEBeE   DAEeb DCBa

Cevap Anahtarı B CEBBDCECDAEECACBDEEADECEBBEDCEDAECDCDCBE

TYT Sosyal  d  ECe D A de EED E     

Cevap Anahtarı B EEBDECBADAABBDCEEDEEEEDAA

TYT Matematik     B      e               dCDA         

Cevap Anahtarı B BCDCBBBDDDBDBAADBACCCCACECDECDADCEABCCBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 5 2 1 40
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 3 2 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 4 2 57
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100
Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0
Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 2 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Bölme Kuralları 2 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 2 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4K TYT KURUMSAL DENEME SINAVI 1-44202401

SAKARYA / ARİFİYE / ARİFİYE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEMRA YAYLA 2097 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
198,348 292,830 12 22 22 638 22614

Puanı Hesaplanan: 29 29 655 24790

Katılımlar: 16 31 31 662 25074

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 13 13,75 34 18,64 16,87 23,60

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 0,64 0,86 0,81

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 0,66 1,19 1,51

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,70 1,06 1,79

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 3,20 2,98 3,44

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 2 4 1,00 5 6,20 6,10 7,57

Matematik-1 40 5 2 4,50 11 4,28 3,25 15,54

Toplam: 120 24 19 19,25 16 29,22 26,27 51,41

TYT Türkçe CbcBDC  DAd bACeaEaAeEC eB a cDA  e D aE

Cevap Anahtarı B CEBBDCECDAEECACBDEEADECEBBEDCEDAECDCDCBE

TYT Sosyal       dde       EDc      

Cevap Anahtarı B EEBDECBADAABBDCEEDEEEEDAA

TYT Matematik   e  B               Cd     CDA         

Cevap Anahtarı B BCDCBBBDDDBDBAADBACCCCACECDECDADCEABCCBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 5 1 3 20
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 3 2 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 0 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 3 0 43
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0
Dünyada Su Kaynakları 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0
Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 2 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 2 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 1 1 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 2 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4K TYT KURUMSAL DENEME SINAVI 1-44202401

SAKARYA / ARİFİYE / ARİFİYE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE NUR BUDAK 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
259,753 292,830 6 8 8 562 16183

Puanı Hesaplanan: 29 29 655 24790

Katılımlar: 16 31 31 662 25074

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 18,64 16,87 23,60

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 0,64 0,86 0,81

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,66 1,19 1,51

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,70 1,06 1,79

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,20 2,98 3,44

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 10 5,50 28 6,20 6,10 7,57

Matematik-1 40 7 6 5,50 14 4,28 3,25 15,54

Toplam: 120 46 23 40,25 34 29,22 26,27 51,41

TYT Türkçe CEBBDCb DAEE bCBDEabDEdEdBEDCEDAECDCDCBa

Cevap Anahtarı B CEBBDCECDAEECACBDEEADECEBBEDCEDAECDCDCBE

TYT Sosyal dadacCBeb d Ba*EEDEE     

Cevap Anahtarı B EEBDECBADAABBDCEEDEEEEDAA

TYT Matematik B DdBB eD  D cb   ee          A         

Cevap Anahtarı B BCDCBBBDDDBDBAADBACCCCACECDECDADCEABCCBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 3 2 60
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 6 1 86
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100
Dünyada Su Kaynakları 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0
Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 2 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 2 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 2 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4K TYT KURUMSAL DENEME SINAVI 1-44202401

SAKARYA / ARİFİYE / ARİFİYE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YEMEN SELVİ 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
272,213 292,830 2 3 3 536 14616

Puanı Hesaplanan: 29 29 655 24790

Katılımlar: 16 31 31 662 25074

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 18,64 16,87 23,60

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 0,64 0,86 0,81

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,66 1,19 1,51

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,70 1,06 1,79

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,20 2,98 3,44

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 6,20 6,10 7,57

Matematik-1 40 11 8 9,00 23 4,28 3,25 15,54

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,00 -0,02 1,58

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,03 0,03 1,88

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,06 0,04 1,28

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,09 0,05 4,74

Toplam: 120 51 27 44,25 37 29,22 26,27 51,41

TYT Türkçe BBCECDDaCEaAAEDECcDEbAECEcdBcDeEACCeBaDe

Cevap Anahtarı A BBCECDDECECAAEDECBDEEAECEDBBEDCEACCDBEDC

TYT Sosyal da EEedB DcaeBCEDEEE     

Cevap Anahtarı A BDEEECABADBDABCEDEEEDAAEE

TYT Matematik DBbBcb  d c AD cC   ACC D  C b  e       

Cevap Anahtarı A DBCBBCBDBDDAADBACDBCACCCDCECEDAEADCCBCDB

TYT Fen        c            

Cevap Anahtarı A BBBDDAEACDDBBEEDBECA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 1 4 20
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 3 3 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 6 1 86
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0
Dünyada Su Kaynakları 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0
Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 2 1 0 50
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 2 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 2 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Işığın Yansıması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4K TYT KURUMSAL DENEME SINAVI 1-44202401

SAKARYA / ARİFİYE / ARİFİYE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP SÖNMEZ 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
194,898 292,830 13 23 23 641 22840

Puanı Hesaplanan: 29 29 655 24790

Katılımlar: 16 31 31 662 25074

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 19 11,25 28 18,64 16,87 23,60

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 0,64 0,86 0,81

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,66 1,19 1,51

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,70 1,06 1,79

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,20 2,98 3,44

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35 6,20 6,10 7,57

Matematik-1 40 0 1 -0,25 -1 4,28 3,25 15,54

Toplam: 120 25 28 18,00 15 29,22 26,27 51,41

TYT Türkçe BBCEeDD b aedEbdCBabEAECbDdeEbede  Dede 

Cevap Anahtarı A BBCECDDECECAAEDECBDEEAECEDBBEDCEACCDBEDC

TYT Sosyal ce cECAecca ABCaDEE      

Cevap Anahtarı A BDEEECABADBDABCEDEEEDAAEE

TYT Matematik              e                          

Cevap Anahtarı A DBCBBCBDBDDAADBACDBCACCCDCECEDAEADCCBCDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 5 2 3 40
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 3 2 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 0 5 0
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100
Dünyada Su Kaynakları 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 1 0
Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 2 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Bölme Kuralları 2 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 2 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4K TYT KURUMSAL DENEME SINAVI 1-44202401

SAKARYA / ARİFİYE / ARİFİYE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEHİCE ŞEHBAL K 2014 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
230,358 292,830 3 12 12 607 19741

Puanı Hesaplanan: 29 29 655 24790

Katılımlar: 7 31 31 662 25074

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 15 17,25 43 17,11 16,87 23,60

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 0,96 0,86 0,81

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,50 1,19 1,51

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 0,04 1,06 1,79

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,18 2,98 3,44

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 3 7,25 36 5,68 6,10 7,57

Matematik-1 40 6 2 5,50 14 2,43 3,25 15,54

Toplam: 120 35 20 30,00 25 25,14 26,27 51,41

TYT Türkçe CEB De  beEEabCBbcdADECEBeEaCEDAbeb DeaE

Cevap Anahtarı B CEBBDCECDAEECACBDEEADECEBBEDCEDAECDCDCBE

TYT Sosyal E d  CBeD e    EE EE     

Cevap Anahtarı B EEBDECBADAABBDCEEDEEEEDAA

TYT Matematik     BB    c   A  Ae      C  C           

Cevap Anahtarı B BCDCBBBDDDBDBAADBACCCCACECDECDADCEABCCBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 3 2 60
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 3 3 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 4 2 57
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100
Dünyada Su Kaynakları 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0
Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 2 1 0 50
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 2 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 2 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4K TYT KURUMSAL DENEME SINAVI 1-44202401

SAKARYA / ARİFİYE / ARİFİYE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELEK AKYILDIZ 2006 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 7 31 31 662 25074

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 7 29 -0,25 -1 17,11 16,87 23,60

Tarih-1 5 0 4 -1,00 -20 0,96 0,86 0,81

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,50 1,19 1,51

Felsefe 5 1 2 0,50 10 0,04 1,06 1,79

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,18 2,98 3,44

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 4 11 1,25 6 5,68 6,10 7,57

Matematik-1 40 0 5 -1,25 -3 2,43 3,25 15,54

Toplam: 120 11 45 -0,25 0 25,14 26,27 51,41

TYT Türkçe debbdb  daeecbccdBca AcedcecEedEACd cEbe

Cevap Anahtarı A BBCECDDECECAAEDECBDEEAECEDBBEDCEACCDBEDC

TYT Sosyal aec cCb e  Ddd EebEc     

Cevap Anahtarı A BDEEECABADBDABCEDEEEDAAEE

TYT Matematik b a     c  d  a                         

Cevap Anahtarı A DBCBBCBDBDDAADBACDBCACCCDCECEDAEADCCBCDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 5 0 4 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 3 2 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 2 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 3 4 43
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100
Dünyada Su Kaynakları 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 1 0
Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 1 0
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 2 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 2 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 2 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4K TYT KURUMSAL DENEME SINAVI 1-44202401

SAKARYA / ARİFİYE / ARİFİYE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE ADIGÜZEL 2007 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
186,573 292,830 6 25 25 644 23345

Puanı Hesaplanan: 29 29 655 24790

Katılımlar: 7 31 31 662 25074

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 15 11,25 28 17,11 16,87 23,60

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 0,96 0,86 0,81

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,50 1,19 1,51

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 0,04 1,06 1,79

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,18 2,98 3,44

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 10 3,50 18 5,68 6,10 7,57

Matematik-1 40 1 0 1,00 3 2,43 3,25 15,54

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,00 -0,02 1,58

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 -0,07 0,03 1,88

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,00 0,04 1,28

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 -0,07 0,05 4,74

Toplam: 120 22 27 15,25 13 25,14 26,27 51,41

TYT Türkçe BBacCcDEdEabAEDdCB E  ae b c  b A  edEeC

Cevap Anahtarı A BBCECDDECECAAEDECBDEEAECEDBBEDCEACCDBEDC

TYT Sosyal ecadEbbeeDd    aDEEE     

Cevap Anahtarı A BDEEECABADBDABCEDEEEDAAEE

TYT Matematik              D                          

Cevap Anahtarı A DBCBBCBDBDDAADBACDBCACCCDCECEDAEADCCBCDB

TYT Fen           b e       

Cevap Anahtarı A BBBDDAEACDDBBEEDBECA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 5 1 2 20
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 2 2 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 2 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 1 1 14
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0
Dünyada Su Kaynakları 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 1 0
Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 2 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 2 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 2 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Işığın Yansıması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4K TYT KURUMSAL DENEME SINAVI 1-44202401

SAKARYA / ARİFİYE / ARİFİYE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSANUR KIRCI 2005 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
239,563 292,830 2 9 9 593 18726

Puanı Hesaplanan: 29 29 655 24790

Katılımlar: 7 31 31 662 25074

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 5 27,75 69 17,11 16,87 23,60

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 0,96 0,86 0,81

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,50 1,19 1,51

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 0,04 1,06 1,79

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 3,18 2,98 3,44

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 4 8 2,00 10 5,68 6,10 7,57

Matematik-1 40 4 1 3,75 9 2,43 3,25 15,54

Toplam: 120 37 14 33,50 28 25,14 26,27 51,41

TYT Türkçe BBCEdDD  ECAA bbCBDEbAECEDBcEDCEA C B DC

Cevap Anahtarı A BBCECDDECECAAEDECBDEEAECEDBBEDCEACCDBEDC

TYT Sosyal c aE d deDd  d EbE       

Cevap Anahtarı A BDEEECABADBDABCEDEEEDAAEE

TYT Matematik  B B    c D A                           

Cevap Anahtarı A DBCBBCBDBDDAADBACDBCACCCDCECEDAEADCCBCDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 1 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 5 0 71
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0
Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 1 0
Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 2 1 0 50
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 2 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 2 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4K TYT KURUMSAL DENEME SINAVI 1-44202401

SAKARYA / ARİFİYE / ARİFİYE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENEM ÖZYOLCU 0 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
212,960 292,830 5 18 18 627 21465

Puanı Hesaplanan: 29 29 655 24790

Katılımlar: 7 31 31 662 25074

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 14 17,50 44 17,11 16,87 23,60

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 0,96 0,86 0,81

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,50 1,19 1,51

Felsefe 5 1 3 0,25 5 0,04 1,06 1,79

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,18 2,98 3,44

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 8 6,00 30 5,68 6,10 7,57

Matematik-1 40 1 1 0,75 2 2,43 3,25 15,54

Toplam: 120 30 23 24,25 20 25,14 26,27 51,41

TYT Türkçe CEBBaC  cA E  eBDEbAcECEdBEcbEDcEdadDCea

Cevap Anahtarı B CEBBDCECDAEECACBDEEADECEBBEDCEDAECDCDCBE

TYT Sosyal ddBaE d c e eaCEEDEE     

Cevap Anahtarı B EEBDECBADAABBDCEEDEEEEDAA

TYT Matematik            b                 D          

Cevap Anahtarı B BCDCBBBDDDBDBAADBACCCCACECDECDADCEABCCBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 5 1 4 20
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 4 3 57
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0
Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0
Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 2 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Bölme Kuralları 2 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 2 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4K TYT KURUMSAL DENEME SINAVI 1-44202401

SAKARYA / ARİFİYE / ARİFİYE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SILA ÖZTÜRK 2013 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
215,615 292,830 4 16 16 620 21220

Puanı Hesaplanan: 29 29 655 24790

Katılımlar: 7 31 31 662 25074

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 14 14,50 36 17,11 16,87 23,60

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 0,96 0,86 0,81

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,50 1,19 1,51

Felsefe 5 1 2 0,50 10 0,04 1,06 1,79

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,18 2,98 3,44

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35 5,68 6,10 7,57

Matematik-1 40 4 2 3,50 9 2,43 3,25 15,54

Toplam: 120 31 24 25,00 21 25,14 26,27 51,41

TYT Türkçe BBCECDa  EabeEbb  cEdAECEcBBdc bA   aEDe

Cevap Anahtarı A BBCECDDECECAAEDECBDEEAECEDBBEDCEACCDBEDC

TYT Sosyal c aEcCeeADdD d EbEEE     

Cevap Anahtarı A BDEEECABADBDABCEDEEEDAAEE

TYT Matematik  B B  B c    b         C                

Cevap Anahtarı A DBCBBCBDBDDAADBACDBCACCCDCECEDAEADCCBCDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 5 2 2 40
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 3 2 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 3 2 43
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100
Dünyada Su Kaynakları 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 2 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Bölme Kuralları 2 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 2 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4K TYT KURUMSAL DENEME SINAVI 1-44202401

SAKARYA / ARİFİYE / ARİFİYE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDENUR HAYMANA 0 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
283,588 292,830 1 2 2 503 13188

Puanı Hesaplanan: 29 29 655 24790

Katılımlar: 7 31 31 662 25074

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79 17,11 16,87 23,60

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 0,96 0,86 0,81

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 1,50 1,19 1,51

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,04 1,06 1,79

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,18 2,98 3,44

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 1 12,75 64 5,68 6,10 7,57

Matematik-1 40 4 1 3,75 9 2,43 3,25 15,54

Toplam: 120 50 7 48,25 40 25,14 26,27 51,41

TYT Türkçe BBCbdDD  ECbAEDbCBDEEAECEDBBEDCEACCDBEDd

Cevap Anahtarı A BBCECDDECECAAEDECBDEEAECEDBBEDCEACCDBEDC

TYT Sosyal BDEEECABAD     EbEE      

Cevap Anahtarı A BDEEECABADBDABCEDEEEDAAEE

TYT Matematik DBC            c       C                

Cevap Anahtarı A DBCBBCBDBDDAADBACDBCACCCDCECEDAEADCCBCDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 7 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100
Dünyada Su Kaynakları 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 2 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 2 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 2 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4K TYT KURUMSAL DENEME SINAVI 1-44202401

SAKARYA / ARİFİYE / ARİFİYE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ABDULLAHÖZYOLCU 2093 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
238,135 292,830 2 10 10 596 18879

Puanı Hesaplanan: 29 29 655 24790

Katılımlar: 6 31 31 662 25074

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 14 15,50 39 15,62 16,87 23,60

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 1,54 0,86 0,81

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,79 1,19 1,51

Felsefe 5 3 1 2,75 55 0,79 1,06 1,79

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,46 2,98 3,44

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41 7,58 6,10 7,57

Matematik-1 40 9 1 8,75 22 2,71 3,25 15,54

Toplam: 120 37 18 32,50 27 25,92 26,27 51,41

TYT Türkçe CEBBDe  c   bcCeccEA ECaBBEeeEDA dcCeCBa

Cevap Anahtarı B CEBBDCECDAEECACBDEEADECEBBEDCEDAECDCDCBE

TYT Sosyal   d   B D AdBD EEeEE     

Cevap Anahtarı B EEBDECBADAABBDCEEDEEEEDAA

TYT Matematik   DC     D D      CCC    C d D          

Cevap Anahtarı B BCDCBBBDDDBDBAADBACCCCACECDECDADCEABCCBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Virgül 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 5 3 2 60
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 3 3 43
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0
Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0
Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 2 1 0 50
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 2 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 2 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4K TYT KURUMSAL DENEME SINAVI 1-44202401

SAKARYA / ARİFİYE / ARİFİYE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMRE HATİPOĞLU 0 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
214,138 292,830 4 17 17 624 21350

Puanı Hesaplanan: 29 29 655 24790

Katılımlar: 6 31 31 662 25074

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 7 14,25 36 15,62 16,87 23,60

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 1,54 0,86 0,81

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,79 1,19 1,51

Felsefe 5 1 2 0,50 10 0,79 1,06 1,79

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 3 -0,75 -15 2,46 2,98 3,44

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 7,58 6,10 7,57

Matematik-1 40 2 1 1,75 4 2,71 3,25 15,54

Toplam: 120 28 14 24,50 20 25,92 26,27 51,41

TYT Türkçe BBCEeDD   aAAE caBcbbA CE  BED          

Cevap Anahtarı A BBCECDDECECAAEDECBDEEAECEDBBEDCEACCDBEDC

TYT Sosyal BDEEEC*BADa Ad  e db     

Cevap Anahtarı A BDEEECABADBDABCEDEEEDAAEE

TYT Matematik D dB                                    

Cevap Anahtarı A DBCBBCBDBDDAADBACDBCACCCDCECEDAEADCCBCDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 5 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 3 0 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 0 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 2 0 29
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100
Dünyada Su Kaynakları 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 2 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 2 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 2 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4K TYT KURUMSAL DENEME SINAVI 1-44202401

SAKARYA / ARİFİYE / ARİFİYE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
M SAİT KEREKLİ 2055 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
165,640 292,830 6 28 28 649 24180

Puanı Hesaplanan: 29 29 655 24790

Katılımlar: 6 31 31 662 25074

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 7 12 4,00 10 15,62 16,87 23,60

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 1,54 0,86 0,81

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,79 1,19 1,51

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 0,79 1,06 1,79

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,46 2,98 3,44

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 7 3,25 16 7,58 6,10 7,57

Matematik-1 40 1 1 0,75 2 2,71 3,25 15,54

Toplam: 120 13 20 8,00 7 25,92 26,27 51,41

TYT Türkçe CEB*Dbde*Ab b CBcca    a    d           

Cevap Anahtarı B CEBBDCECDAEECACBDEEADECEBBEDCEDAECDCDCBE

TYT Sosyal d   aCecD d *  dEDE      

Cevap Anahtarı B EEBDECBADAABBDCEEDEEEEDAA

TYT Matematik   D      e                              

Cevap Anahtarı B BCDCBBBDDDBDBAADBACCCCACECDECDADCEABCCBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Özne ve Yüklem 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 5 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 0 0 0
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100
Dünyada Su Kaynakları 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0
Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 2 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 2 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 2 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4K TYT KURUMSAL DENEME SINAVI 1-44202401

SAKARYA / ARİFİYE / ARİFİYE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MAHMUTBEKTAŞOĞL 2053 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
267,295 292,830 1 5 5 548 15221

Puanı Hesaplanan: 29 29 655 24790

Katılımlar: 6 31 31 662 25074

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 6 23,50 59 15,62 16,87 23,60

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 1,54 0,86 0,81

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,79 1,19 1,51

Felsefe 5 2 0 2,00 40 0,79 1,06 1,79

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,46 2,98 3,44

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 0 16,00 80 7,58 6,10 7,57

Matematik-1 40 3 0 3,00 8 2,71 3,25 15,54

Toplam: 120 44 6 42,50 35 25,92 26,27 51,41

TYT Türkçe BBCbCDc  EaAAEDcCdDEEAECEDB E  E C  B Dd

Cevap Anahtarı A BBCECDDECECAAEDECBDEEAECEDBBEDCEACCDBEDC

TYT Sosyal BDEEECABADB  B  DEEE     

Cevap Anahtarı A BDEEECABADBDABCEDEEEDAAEE

TYT Matematik    B     D    B                         

Cevap Anahtarı A DBCBBCBDBDDAADBACDBCACCCDCECEDAEADCCBCDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 4 0 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 2 1 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 4 0 57
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100
Dünyada Su Kaynakları 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 2 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 2 1 0 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 2 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4K TYT KURUMSAL DENEME SINAVI 1-44202401

SAKARYA / ARİFİYE / ARİFİYE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAVUZ S YILMAZ 2046 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
207,968 292,830 5 20 20 631 21887

Puanı Hesaplanan: 29 29 655 24790

Katılımlar: 6 31 31 662 25074

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 15 15,25 38 15,62 16,87 23,60

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,54 0,86 0,81

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,79 1,19 1,51

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,79 1,06 1,79

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,46 2,98 3,44

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 0 7,00 35 7,58 6,10 7,57

Matematik-1 40 1 3 0,25 1 2,71 3,25 15,54

Toplam: 120 27 18 22,50 19 25,92 26,27 51,41

TYT Türkçe CEBdDa  DAcEaACBcdaAaECEdBEabEc b   DaBa

Cevap Anahtarı B CEBBDCECDAEECACBDEEADECEBBEDCEDAECDCDCBE

TYT Sosyal       B D      EEDEE     

Cevap Anahtarı B EEBDECBADAABBDCEEDEEEEDAA

TYT Matematik            b     Ae d                   

Cevap Anahtarı B BCDCBBBDDDBDBAADBACCCCACECDECDADCEABCCBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 5 1 4 20
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 3 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 2 3 29
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0
Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0
Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 2 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Bölme Kuralları 2 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 2 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4K TYT KURUMSAL DENEME SINAVI 1-44202401

SAKARYA / ARİFİYE / ARİFİYE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF AĞSAKALLI 2051 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
216,248 292,830 3 15 15 619 21164

Puanı Hesaplanan: 29 29 655 24790

Katılımlar: 6 31 31 662 25074

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 7 21,25 53 15,62 16,87 23,60

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,54 0,86 0,81

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,79 1,19 1,51

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,79 1,06 1,79

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,46 2,98 3,44

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 3 2 2,50 13 7,58 6,10 7,57

Matematik-1 40 2 1 1,75 4 2,71 3,25 15,54

Toplam: 120 28 10 25,50 21 25,92 26,27 51,41

TYT Türkçe BBCEabD  EaAAEecaBDEEAECEDBBEeC  C      

Cevap Anahtarı A BBCECDDECECAAEDECBDEEAECEDBBEDCEACCDBEDC

TYT Sosyal      CdBAb               

Cevap Anahtarı A BDEEECABADBDABCEDEEEDAAEE

TYT Matematik D dB                                    

Cevap Anahtarı A DBCBBCBDBDDAADBACDBCACCCDCECEDAEADCCBCDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 3 0 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 2 1 29
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100
Dünyada Su Kaynakları 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 2 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 2 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 2 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 2 0 0 0

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

