
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - 0 SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Sakarya ARİFİYE Arifiye Anadolu İmam Hatip Lisesi TYT112223 1125 211 30 30

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE TARİH COĞRAFYA FELSEFE DİN KÜL. VE MATEMATİK GEOMETRİ FİZİK KİMYA BİYOLOJİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 28.22 7.31 26.39 2.99 0.91 2.77 3.07 1.15 2.78 2.13 1.32 1.80 2.70 1.42 2.35 9.16 2.63 8.50 1.56 0.43 1.45 1.32 1.36 0.98 1.88 1.01 1.63 1.12 1.32 0.79 54.15 18.88 49.43 264.436
Okul Ortalaması 23.13 10.07 20.62 2.17 0.90 1.94 2.43 1.77 1.99 1.63 1.00 1.38 2.37 1.37 2.02 2.17 1.83 1.71 0.37 0.03 0.36 0.27 0.60 0.12 0.27 0.27 0.20 0.10 0.47 -0.02 34.90 18.30 30.32 200.837

1 1089 - KADİR YAZICI 12 / 0 34 4 33.00 3 0 3.00 2 1 1.75 5 0 5.00 4 1 3.75 13 2 12.50 1 0 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 62.00 8.00 60.00 299.350 360 157 1 1
2 2092 - AYŞE ALBAYRAK 12 / 0 36 3 35.25 4 1 3.75 5 0 5.00 5 0 5.00 3 1 2.75 2 0 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 0 3.00 0 0 0.00 58.00 5.00 56.75 289.225 400 159 2 2
3 2035 - SUDE NUR BUDAK 12 / 0 33 5 31.75 4 1 3.75 4 1 3.75 5 0 5.00 4 1 3.75 6 1 5.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 56.00 9.00 53.75 279.000 436 161 3 3
4 0 - YEMEN SELVİ 12 / 0 34 6 32.50 3 2 2.50 4 0 4.00 4 1 3.75 2 3 1.25 6 2 5.50 1 0 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 54.00 14.00 50.50 267.800 502 162 4 4
5 2021 - AYŞENUR AKSOY 12 / A 33 4 32.00 4 0 4.00 3 1 2.75 1 2 0.50 4 1 3.75 0 0 0.00 1 0 1.00 1 0 1.00 2 0 2.00 1 1 0.75 50.00 9.00 47.75 259.050 540 163 5 5
6 2009 - HİLAL TAY 12 / A 34 3 33.25 3 0 3.00 3 0 3.00 0 1 -0.25 1 0 1.00 4 0 4.00 2 0 2.00 0 1 -0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 47.00 5.00 45.75 251.625 581 164 6 6
7 2072 - AYŞEN YILDIZ 12 / 0 31 5 29.75 2 1 1.75 3 0 3.00 3 0 3.00 3 1 2.75 3 1 2.75 1 0 1.00 1 1 0.75 0 1 -0.25 0 2 -0.50 47.00 12.00 44.00 246.250 608 165 7 7
8 2096 - BERFİN ÖZMEN 12 / 0 30 5 28.75 3 0 3.00 3 1 2.75 2 1 1.75 5 0 5.00 1 1 0.75 0 0 0.00 0 1 -0.25 1 0 1.00 0 2 -0.50 45.00 11.00 42.25 240.700 634 166 8 8
9 2030 - KEVSER BALIKÇI 0 / 0 26 12 23.00 4 0 4.00 3 2 2.50 4 0 4.00 3 2 2.50 3 4 2.00 2 0 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 45.00 20.00 40.00 233.300 676 168 9 9

10 2071 - PINAR SÖYLEMEZ 12 / 0 30 3 29.25 1 1 0.75 4 0 4.00 2 3 1.25 3 0 3.00 1 4 0.00 1 0 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 42.00 11.00 39.25 230.425 691 171 10 10
11 2051 - YUSUF AĞSAKALI 12 / 0 27 11 24.25 2 0 2.00 3 1 2.75 0 0 0.00 1 0 1.00 6 4 5.00 1 0 1.00 1 0 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 41.00 16.00 37.00 222.775 740 172 11 11
12 2006 - MELEKNUR AKYILDIZ 12 / 0 29 8 27.00 4 1 3.75 4 1 3.75 1 3 0.25 1 4 0.00 0 4 -1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 39.00 21.00 33.75 212.150 810 174 12 12
13 2014 - BEHİCE Ş KESGİN 12 / B 24 9 21.75 3 0 3.00 3 2 2.50 0 0 0.00 2 2 1.50 4 1 3.75 0 0 0.00 0 2 -0.50 0 0 0.00 0 0 0.00 36.00 16.00 32.00 206.250 846 175 13 13
14 0 - NİSANUR KIRCI 12 / 0 24 9 21.75 3 0 3.00 2 2 1.50 3 0 3.00 3 1 2.75 0 3 -0.75 0 0 0.00 0 1 -0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 35.00 16.00 31.00 203.300 859 176 14 14
15 0 - SENEM ÖZYOLCU 12 / 0 27 7 25.25 3 1 2.75 0 3 -0.75 2 1 1.75 3 2 2.50 0 2 -0.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 35.00 16.00 31.00 202.925 863 177 15 15
16 2002 - ZEYNEP SÖNMEZ 0 / 0 20 14 16.50 1 2 0.50 4 1 3.75 2 2 1.50 3 1 2.75 0 2 -0.50 0 1 -0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 30.00 23.00 24.25 180.875 946 183 16 16
17 0 - SEMRA YAYLA 12 / 0 21 8 19.00 0 1 -0.25 3 2 2.50 1 1 0.75 2 1 1.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 1 -0.25 1 0 1.00 0 1 -0.25 28.00 15.00 24.25 180.550 947 184 17 17
18 2046 - YAVUZ YILMAZ 12 / 0 21 18 16.50 2 0 2.00 0 5 -1.25 0 0 0.00 3 0 3.00 1 1 0.75 0 0 0.00 1 0 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 28.00 24.00 22.00 173.075 978 186 18 18
19 2017 - GÖZDE KAVLAK 12 / 0 19 11 16.25 2 1 1.75 1 3 0.25 0 1 -0.25 2 0 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 2 0.50 0 0 0.00 1 0 1.00 26.00 18.00 21.50 171.475 981 187 19 19
20 2053 - MAHMUTBE KTAŞOĞLU 12 / 0 22 12 19.00 0 0 0.00 0 3 -0.75 1 0 1.00 2 2 1.50 3 9 0.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 28.00 26.00 21.50 171.125 982 188 20 20
21 2055 - M SAİT KEREKLİ 12 / 0 16 13 12.75 2 0 2.00 2 1 1.75 0 0 0.00 0 0 0.00 4 0 4.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 24.00 14.00 20.50 168.025 996 189 21 21
22 2029 - MİHRİBAN ADIYAMAN 12 / 0 23 8 21.00 0 1 -0.25 1 3 0.25 0 0 0.00 1 2 0.50 0 2 -0.50 0 0 0.00 0 2 -0.50 0 1 -0.25 0 1 -0.25 25.00 20.00 20.00 165.950 1001 191 22 22
23 0 - SUDENUR HAYMANA 12 / 0 13 11 10.25 2 1 1.75 3 2 2.50 2 2 1.50 2 2 1.50 0 2 -0.50 0 0 0.00 0 1 -0.25 0 0 0.00 1 1 0.75 23.00 22.00 17.50 158.525 1017 193 23 23
24 0 - ZEYNEP AKTAŞ 0 / 0 16 13 12.75 1 3 0.25 3 2 2.50 0 0 0.00 2 3 1.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 22.00 21.00 16.75 155.675 1022 195 24 24
25 0 - MERVE ADIGÜZEL 12 / 0 17 20 12.00 2 3 1.25 1 4 0.00 2 1 1.75 2 3 1.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 24.00 31.00 16.25 154.050 1028 196 25 25
26 2094 - İREM KILINÇ 12 / 0 15 16 11.00 1 2 0.50 2 3 1.25 0 3 -0.75 4 1 3.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 22.00 25.00 15.75 152.450 1030 197 26 26
27 2040 - MERYEM AYDIN 12 / 0 9 6 7.50 0 0 0.00 3 1 2.75 1 3 0.25 1 1 0.75 5 5 3.75 0 0 0.00 0 1 -0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 19.00 17.00 14.75 149.025 1040 198 27 27
28 2013 - SILA ÖZTÜRK 12 / 0 10 19 5.25 4 0 4.00 1 3 0.25 0 0 0.00 2 1 1.75 2 1 1.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 19.00 24.00 13.00 143.500 1050 201 28 28
29 2054 - EMRE HATİPOĞL 12 / C 8 13 4.75 1 1 0.75 1 2 0.50 1 2 0.50 3 0 3.00 0 2 -0.50 1 0 1.00 1 0 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 16.00 20.00 11.00 136.875 1065 203 29 29
30 2069 - MUH M ED KHAİR 12 / 0 12 26 5.50 1 4 0.00 2 3 1.25 2 3 1.25 0 5 -1.25 1 2 0.50 0 0 0.00 2 5 0.75 1 6 -0.50 0 6 -1.50 21.00 60.00 6.00 119.800 1088 205 30 30


