
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - 0 SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Sakarya ARİFİYE Arifiye Anadolu İmam Hatip Lisesi 2024-SoruKalesi TYT -1 (24122108101) 6411 569 29 29

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE TARİH COĞRAFYA FELSEFE-1 DİN KÜLTÜRÜ FELSEFE-2 MATEMATİK FİZİK KİMYA BİYOLOJİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 23.68 9.88 21.21 2.59 1.26 2.27 1.98 1.49 1.60 1.28 1.64 0.87 2.53 1.01 2.28 0.08 0.16 0.04 12.15 5.51 10.78 1.75 1.85 1.29 2.34 1.55 1.96 1.43 1.33 1.10 49.73 25.54 43.35 244.188
Okul Ortalaması 15.55 11.48 12.68 1.69 1.41 1.34 1.03 1.79 0.59 0.97 0.83 0.76 2.14 0.97 1.90 0.45 0.52 0.32 2.83 2.86 2.11 0.28 0.76 0.09 0.14 0.48 0.02 0.14 0.38 0.04 24.76 20.97 19.52 164.879

1 0 - AYŞE ALBAYRA K 12 / A 33 7 31.25 5 0 5.00 3 2 2.50 4 1 3.75 4 1 3.75 0 0 0.00 4 1 3.75 0 0 0.00 1 0 1.00 0 0 0.00 54.00 12.00 51.00 269.900 2442 333 1 1
2 1089 - KADİR YAZICI 12 / C 16 3 15.25 5 0 5.00 1 0 1.00 3 1 2.75 5 0 5.00 0 0 0.00 14 3 13.25 2 2 1.50 0 1 -0.25 0 0 0.00 46.00 10.00 43.50 245.050 3132 377 2 2
3 0 - YEMEN SELVİ 12 / A 28 12 25.00 4 1 3.75 1 1 0.75 1 2 0.50 3 1 2.75 1 2 0.50 8 6 6.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 45.00 23.00 39.25 230.300 3559 407 3 3
4 0 - KEVSER BALIKÇI 0 / 0 24 13 20.75 3 2 2.50 2 3 1.25 5 0 5.00 5 0 5.00 1 4 0.00 5 5 3.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 44.00 23.00 38.25 227.600 3626 411 4 4
5 2021 - AYŞENUR AKSOY 12 / A 29 11 26.25 3 2 2.50 2 2 1.50 3 2 2.50 3 0 3.00 0 0 0.00 1 1 0.75 0 1 -0.25 1 2 0.50 0 1 -0.25 42.00 22.00 36.50 221.400 3808 425 5 5
6 2035 - SUDE NUR BUDAK 12 / A 23 5 21.75 2 0 2.00 1 0 1.00 1 0 1.00 3 1 2.75 0 0 0.00 6 5 4.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 36.00 11.00 33.25 210.400 4177 446 6 6
7 2005 - NİSANUR KIRCI 12 / B 21 9 18.75 3 1 2.75 4 0 4.00 2 0 2.00 5 0 5.00 2 0 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 35.00 10.00 32.50 208.625 4240 452 7 7
8 2009 - HİLAL TAY 12 / A 22 6 20.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 0 1.00 1 0 1.00 8 6 6.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 1 -0.25 31.00 13.00 27.75 191.650 4752 480 8 8
9 2096 - BERFİN ÖZMEN 12 / A 21 13 17.75 1 1 0.75 0 1 -0.25 1 0 1.00 4 0 4.00 2 0 2.00 5 6 3.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 32.00 21.00 26.75 188.825 4836 488 9 9

10 0 - SENEM ÖZYOLCU 12 / B 23 14 19.50 2 2 1.50 1 2 0.50 2 1 1.75 1 2 0.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 1 -0.25 0 0 0.00 0 1 -0.25 29.00 23.00 23.25 177.100 5171 499 10 10
11 0 - PINAR SÖYLEMEZ 12 / A 20 13 16.75 3 2 2.50 0 2 -0.50 0 1 -0.25 2 1 1.75 2 3 1.25 0 1 -0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 25.00 20.00 20.00 166.350 5428 516 11 11
12 2014 - BEHİCE Ş KESGİN 12 / B 18 15 14.25 2 2 1.50 1 3 0.25 0 0 0.00 3 1 2.75 0 0 0.00 0 1 -0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 24.00 22.00 18.50 161.500 5535 522 12 12
13 2051 - YUSUF AĞSAKALLI 12 / C 9 5 7.75 0 0 0.00 1 2 0.50 0 0 0.00 1 0 1.00 0 0 0.00 8 7 6.25 2 1 1.75 0 0 0.00 0 0 0.00 21.00 15.00 17.25 157.250 5615 527 13 13
14 54 - EMRE HATİPOĞLU 12 / C 10 5 8.75 2 0 2.00 1 1 0.75 0 0 0.00 2 1 1.75 0 0 0.00 1 6 -0.50 2 5 0.75 1 2 0.50 1 0 1.00 20.00 20.00 15.00 150.175 5741 534 14 14
15 2006 - MELEK NUR AKYILDIZ 12 / B 13 22 7.50 2 3 1.25 2 2 1.50 1 4 0.00 3 2 2.50 0 0 0.00 2 1 1.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 23.00 34.00 14.50 148.375 5776 536 15 15
16 0 - MERVE ADIGÜZEL 12 / B 15 15 11.25 1 4 0.00 2 3 1.25 2 2 1.50 1 3 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 21.00 27.00 14.25 147.325 5794 537 16 16
17 2053 - MAHMUT BEKTAŞOĞL 12 / C 10 4 9.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7 5 5.75 1 5 -0.25 1 3 0.25 0 3 -0.75 19.00 20.00 14.00 146.125 5817 539 17 17
18 2004 - SUDENUR HAYMANA 12 / B 16 12 13.00 0 4 -1.00 0 4 -1.00 1 3 0.25 2 2 1.50 0 0 0.00 1 4 0.00 0 1 -0.25 0 1 -0.25 1 0 1.00 21.00 31.00 13.25 143.750 5860 543 18 18
19 2046 - YAVUZ YILMAZ 12 / C 10 12 7.00 2 3 1.25 1 3 0.25 0 0 0.00 2 1 1.75 0 0 0.00 4 5 2.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 19.00 24.00 13.00 143.225 5865 544 19 19
20 2055 - M *AİT KEREKLİ 12 / C 8 9 5.75 1 1 0.75 1 2 0.50 0 0 0.00 2 0 2.00 0 2 -0.50 2 1 1.75 0 2 -0.50 0 0 0.00 1 0 1.00 15.00 15.00 11.25 137.500 5951 548 20 20
21 2091 - EBRAR ATMACA 12 / A 8 15 4.25 2 1 1.75 2 3 1.25 0 0 0.00 3 2 2.50 0 1 -0.25 2 6 0.50 0 1 -0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 17.00 28.00 10.00 133.525 6002 551 21 21
22 2017 - GÖZDE KAVLAK 12 / A 12 13 8.75 2 2 1.50 1 2 0.50 0 0 0.00 0 2 -0.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 1 -0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 15.00 20.00 10.00 133.125 6010 552 22 22
23 2 - ZEYNEP SÖNMEZ 12 / A 16 23 10.25 1 3 0.25 0 4 -1.00 0 5 -1.25 2 3 1.25 3 2 2.50 1 0 1.00 0 0 0.00 0 1 -0.25 0 2 -0.50 20.00 41.00 9.75 132.025 6021 554 23 23
24 0 - İREM KILINÇ 0 / 0 10 20 5.00 0 2 -0.50 1 3 0.25 1 2 0.50 3 0 3.00 1 1 0.75 1 0 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 16.00 27.00 9.25 130.850 6028 555 24 24
25 2040 - MERYEM AYDIN 12 / A 7 7 5.25 1 2 0.50 2 1 1.75 0 0 0.00 1 1 0.75 0 0 0.00 1 5 -0.25 1 2 0.50 0 4 -1.00 1 3 0.25 14.00 25.00 7.75 125.850 6082 558 25 25
26 2013 - SILA ÖZTÜRK 12 / B 8 13 4.75 2 1 1.75 0 4 -1.00 1 0 1.00 1 2 0.50 0 0 0.00 0 2 -0.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 12.00 22.00 6.50 121.675 6129 560 26 26
27 2097 - SEMRA YAYLA 12 / A 9 17 4.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 2 0.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 10.00 19.00 5.25 117.325 6170 563 27 27
28 2093 - ABDULLAH ÖZYOLCU 12 / C 6 8 4.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6.00 8.00 4.00 113.200 6213 565 28 28
29 99 - ZEYNEP AKTAŞ 0 / 0 6 12 3.00 0 2 -0.50 0 2 -0.50 0 0 0.00 0 2 -0.50 0 0 0.00 0 4 -1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6.00 22.00 0.50 101.500 6318 568 29 29


